
Subject: RES: Orçamento.
From: "Marcelo Alexandro" <marceloalexandro@bol.com.br>
Date: 9/30/19, 7:19 PM
To: "'Carlson Meneses Barros'" <carlson@camaraclaudio.mg.gov.br>

Olá Carlson, boa noite.

Para o evento “Medalha Mérito Educacional Professor Aldo Ambrósio Duarte”, em data de 
09 de outubro de 2019, às 19 horas, tenho disponibilidade e o valor do serviço é de 
R$330,00.

Para o evento "Medalha Zumbi dos Palmares", em data de 21 de novembro de 2019, às 19 
Horas, tenho disponibilidade e o valor do serviço é de R$350,00.

A disposição.

Abraço!

-----Mensagem original-----
De: Carlson Meneses Barros [mailto:carlson@camaraclaudio.mg.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 13:07
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Orçamento.

Convite n°        : CMB2019093001

Cláudio, MG, 30 de setembro de 2019.

Assunto: Orçamento

A Câmara Municipal de Cláudio realizará a sessão solene de outorga da 
“Medalha Mérito Educacional Professor Aldo Ambrósio Duarte”, em data de 
09 de outubro de 2019, às 19 horas, e a sessão solene de outorga da 
"Medalha Zumbi dos Palmares", em data de 21 de novembro de 2019, às 19 
horas, ambas no Centro Cultural Cláudio Nogueira Azevedo, situado na rua 
Curitiba n° 245, Cláudio/MG, e para tanto gostaria de receber proposta 
de preços desta empresa/prestador para o seguinte:

Serviço de Locução/Cerimonial

Evento 1: Mérito Educacional - (duração aproximada do evento 2 horas)
Data e hora: 09/10/2019 às 19 horas;

Evento 2: Zumbi dos Palmares - (duração aproximada do evento 2 horas)
Data e hora: 21/11/2019 às 19 horas;

Os textos deverão ser obtidos antecipadamente na secretaria da Câmara;
Exige-se do profissional a chegada ao local do evento com antecedência 
de 15 minutos;

Data limite para o envio de propostas: 03/10/2019 (ao e-mail remetente).
Critério de julgamento: menor preço global
Condições de pagamento: 05dd após a entrega da nota fiscal eletrônica;

Trata-se de dois eventos, portanto o orçamento deverá apresentar valores 
separados por evento e o somatório total. Também deverá ser emitida uma 
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nota fiscal para cada um dos serviços.

Mais informações: 37 99918-0074 (Carlson)

Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitações
Câmara Municipal de Cláudio
Carlson Meneses Barros - Membro
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